证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-002

黑龙江出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,公司股东广东省出版集团有限公司(以下简称"广东出版")持有公司 1764 万股股份,占公司总股本的 3.97%;广东出版一致行动人南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传媒")持有公司 1764 万股股份,占公司总股本的 3.97%;广东出版、南方传媒合计持有公司股份 3528 万股,占公司总股本的 7.94%。股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的股份。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:截至 2023 年 3 月 22 日,广东出版减持 4,078,655 股,减持比例 0.92%,南方传媒减持 4,240,800 股,减持比例 0.95%。广东出版和南方传媒的减持结果均符合"以集中竞价方式实施减持不超过公司总股本的 1%""任意连续 90 日内减持不超过公司股份总数的 0.5%"的减持计划。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
广东出版	5%以下股东	17,640,000	3.97%	IPO 前取得:17,640,000
				股
南方传媒	5%以下股东	17,640,000	3.97%	IPO 前取得:17,640,000
				股

上述减持主体存在一致行动人:

	叽 大 々 む	壮 瓜粉 邑 (+土 8八 (人石)	一致行动关系形
	股东名称	持股数量 (股) 	持股比例	成原因
第一组	广东出版	17,640,000	3.97%	广东出版为南方
				传媒的控股股
				东,广东出版和
				南方传媒视为一
				致行动股东的情
				况
	南方传媒	17,640,000	3.97%	同上
	合计	35,280,000	7.94%	_

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
广东出版	4,078,655	0.92%	2022/9/23 ~	集中竞	9.11 -	42,154,479.09	已完成	13,561,345	3.05%
			2023/3/22	价交易	11.87
南方传媒	4,240,800	0.95%	2022/9/23 ~	集中竞	9 – 11.89	43,611,422.12	已完成	13,399,200	3.02%
			2023/3/22	价交易

注:广东出版本次减持计划:因经营需要,自首次披露的减持计划发布之日(2022 年 8 月 31 日)起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价方式实施减持不超过公司总股本的 1%,任意连续 90 日内减持不超过公司股份总数的 0.5%;自本公告发布之日起 3 个

交易日后的6个月内,通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,两种方式合计减持不超过3%,即1333.3333万股。减持价格依据市场价格确定。

南方传媒本次减持计划:因资金需求,自首次披露的减持计划发布之日 (2022年8月31日)发布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式 实施减持。在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的0.5% 即222.22万股,6个月内减持数量不超过1%即444.44万股,减持价格依据市场价格确定。

"减持完成情况"为"已完成",具体为:广东出版以集中竞价方式减持4,078,655 股,减持比例 0.92%,未通过大宗交易方式进行减持。南方传媒以集中竞价方式减持4,240,800 股,减持比例 0.95%。广东出版和南方传媒的减持结果均符合"以集中竞价方式实施减持不超过公司总股本的 1%" "任意连续 90日内减持不超过公司股份总数的 0.5%"的减持计划。

此外,公司近日收到股东广东出版《关于集中竞价减持期间误操作触发短线交易情况的告知函》,在本次减持计划实施过程中,广东出版经核查在其减持期间(2022年11月7日、11月14日)由于系统原因,工作人员在调整系统自动交易参数时,系统将卖出指令自动默认成了买入指令,由系统自动下单,在2个交易日发生了3笔买入交易,构成了短线交易,合计1400股,交易产生的收益合计68元将上缴本公司董事会。误操作的具体交易情况如下:

交易时间	交易方式	交易方向	成交均价	成交数量	成交金额
			(元/股)	(股)
2022 年	系统自动交易(君	হা')	9.76	400	2.004
11月7日	弘 TWAP 算法)	三 买入	9.70	400	3,904

2022年	系统自动交易 (君	-7.	0.71	1000	0.710
11月14日	弘 TWAP 算法)	买入	9.71	1000	9,710

股东广东出版已深刻认识到此次误操作的严重性,将以此为鉴,吸取教训,进一步加强证券账户管理,严格规范股票交易行为,自觉维护证券市场秩序,杜绝此类事件再次发生,并就本次违规行为给广大投资者带来的不便影响,致以诚挚的歉意。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到
注:本次减持未设置最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
(六)其他说明
无
特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会